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Punkt 139: Miljø- og teknikudvalget besøger Daka i Assentoft

09.00.00-G01-3-21

Resume
Miljø- og teknikudvalget besøger Daka SecAnims produktionsanlæg i Assentoft.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

1. at besøget gennemføres.

Beslutning
Gennemført.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

Martin Botolf Sejer og Keld Winther Rasmussen, hhv. fabrikschef på SecAnim-anlægget og Public Affairs
ansvarlig, viser rundt på virksomheden og orienterer om SecAnim og om Daka generelt. Emner vil være den
meget konkrete indsats, der gøres for at minimere lugtgenerne for omgivelserne. Inden for det seneste halve år
er der foretaget investeringer i en ny ismaskine til nedkøling af råmaterialer og ikke mindst et
røgforbrændingsanlæg, som har givet særdeles lovende resultater hen over sommeren.

Derudover orienteres også om Dakas rolle i cirkuleringen af biprodukter fra fødevaresektoren og landbruget
generelt.

Det efterfølgende udvalgsmøde holdes på virksomheden.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.



Punkt 140: Etablering af autoværksted i eksisterende bebyggelse i landzone

01.03.03-P19-164-21

Resume

Randers Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et autoværksted i eksisterende
udhusbebyggelse i landzone på adressen Skaldhøjvej 9, 8981 Spentrup.

Den pågældende udhusbebyggelse er ifølge BBR færdigmeldt i 2019 og opfylder dermed ikke kriterierne for at
ibrugtage overflødiggjorte bygninger i landzone til andre formål, uden en forudgående landzonetilladelse.

Ifølge praksis for landzoneadministration, bør der ikke meddeles landzonetilladelse til etablering af bl.a.
autoværksted udenfor de områder som er planlagte hertil og udpeget til formålet i f.eks. kommuneplaner eller
lokalplaner. En tilladelse til etablering af autoværksted i den pågældende eksisterende bygningsmasse, vil
dermed være i strid med praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at der meddeles afslag til ansøgning om etablering af autoværksted på den pågældende ejendom i
landzone.

Beslutning
Godkendt.

Udvalget bifalder ønsket om lokale erhvervaktiviteter, men anerkender, at der ikke er mulighed for at give
tilladelse til virksomheden på nuværende tidspunkt. Udvalget ønsker, at forvaltningen fortsætter dialogen med
virksomheden.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

Randers Kommune har modtaget ansøgning om etablering af et autoværksted i eksisterende
udhusbebyggelse i landzone.

Den pågældende udhusbebyggelse er ifølge BBR færdigmeldt i 2019 og opfylder dermed ikke kriterierne for at
ibrugtage overflødiggjorte bygninger i landzone til andre formål uden en forudgående landzonetilladelse. Et af
kriterierne for at ibrugtage overflødiggjorte bygninger, er at bygningerne ikke er opført indenfor de seneste 5 år.
Det er således forvaltningens vurdering at den ansøgte anvendelsesændring vil kræve landzonetilladelse.

Ansøger ønsker at flytte sine nuværende aktiviteter (autoværksted) fra en adresse i Spentrup og flytte ind i en
eksisterende udhusbygning på sin landbrugsejendom. Dette begrundes i at virksomhedens nuværende
faciliteter er beliggende indenfor et område, som med vedtagelsen af lokalplan 695 (endeligt vedtaget d. 21.
juni 2021) er udlagt til boligformål. Ansøger angiver at et salg af deres nuværende faciliteter er nært
forestående, hvorfor der er opstået et akut behov for at finde en anden lokation. Ansøger ønsker at forblive i
området nær Spentrup og oplyser, at der ikke der er ledige faciliteter, som virksomheden kan etableres i. Den
ansøgte lokation er ifølge ansøger derfor umiddelbart eneste reelle mulighed for at drive virksomheden videre
indenfor lokalområdet.

Ifølge praksis for landzoneadministration bør der ikke meddeles landzonetilladelse til etablering af bl.a.
autoværksted udenfor de områder som er planlagte hertil og udpeget til formålet i f.eks. kommuneplaner eller
lokalplaner. Dette vurderes ikke at være tilfældet i den konkrete sag, da ejendommen er beliggende i det åbne
land udenfor kommuneplanrammer og uden lokalplanlagte områder.

Hovedformålet med zoneinddelingen og landzonereglerne er at forhindre byspredning i det åbne land og at
sikre, at egentlig bymæssig udvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det.
Områder i landzone skal som udgangspunkt friholdes for anden spredt og uplanlagt bebyggelse m.v. end den,



der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Udover at værne om natur og landskab er
varetagelsen af de primære erhvervsinteresser blandt de hensyn, der ligger bag landzonereglerne.

Efter hidtidig praksis lægges der stor vægt på lovens almene formål, uanset at den enkelte sags betydning er
begrænset. Hensynet til præcedens og for at undgå en eventuel fremtidig spekulation i at benytte nyopført
bebyggelse i landzonen til erhvervsformål er indgået i forvaltningens vurdering.

Forvaltningen finder, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, som kan give grundlag for at fravige
udgangspunktet om, at den ansøgte aktivitet bør foregå i et område som igennem planlægning er udlagt til
erhverv.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Ansøgning om landzonetilladelse samt svar på partshøring - Skaldhøjvej 9



Punkt 141: Iben Sønderup stiller forslag om lukning af Fælledvej ved
Væthvej i Langå

05.00.00-G01-55-21

Resume
Iben Sønderup stiller forslag om lukning af Fælledvej ved Væthvej i Langå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og teknikudvalget, 30. august 2021, pkt. 120:

Udsat.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Iben Sønderup.

Beslutning
Taget til efterretning.

Iben Sønderup stillede forslag om, at forvaltningen skal påbegynde sagsbehandling og høring i forhold til at
undersøge muligheden for at ensrette Fælledvej mod Randersvej og Borgergade den modsatte vej med en
prøveperiode på 1 år. Efter endt sagbehandling skal sagen på udvalget igen. Forslaget blev vedtaget med 6
stemmer for. Imod stemte Frank Nørgaard.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Iben Sønderup har i mail af 6. juni 2021 fremsendt følgende:

"På baggrund af nedenstående borgerhenvendelse vil jeg hermed stille forslag om, at Fælledvej i Langå lukkes
for biler, ud mod Væthvej, samtidig med at cykler fortsat skal kunne køre ind på vejen derfra.

Hvis dette ikke er muligt, vil jeg foreslå, at Fælledvej gøres ensrettet, således at man kun kan køre fra Væthvej
mod Randersvej.

Sagen ønskes sat på dagsordenen for næste udvalgsmøde i Miljø og Teknik.

Hvis nogle af I andre udvalgsmedlemmer ønsker at være medforslagsstillere, er I velkomne.

Venlig hilsen
Iben Sønderup
Byrådsmedlem

Borgerhenvendelser er vedhæftet.

Forvaltningen orienterer om sagen på mødet.

 

Økonomi
Der er ikke økonomiske konsekvenser for sagen.



Bilag

Underskriftsindsamling

Borgerhenvendelser

PP-Fælledvej-Langå

PP-Fælledvej-Langå



Punkt 142: Venstre anmoder om udvalgsbehandling af trafiksituationen på
Hejmdalsvej

05.00.00-G01-86-21

Resume
Venstre anmoder om udvalgsbehandling af trafiksituationen på Hejmdalsvej.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Niels Erik Christensen har i mail af 6. september 2021 fremsendt følgende:

"Venstre har fået nedenstående mail fra bekymrede borgere. V ønsker på næste eller næstkommende møde i
MTU et punkt med en orientering om forholdene, samt hvilke handlemuligheder udvalget har for at
imødekomme beboerne.

Venlig Hilsen
Niels Erik Christensen"

Mail fra borgere er vedhæftet.

Forvaltningen orienterer om sagen på mødet.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Mail fra beboere på Hejmdalsvej

PP-Heimdalsvej- Randers



Punkt 143: Frank Nørgaard ønsker udvalgsbehandling vedr. sydlig lukning
af Hestefolden i Assentoft

05.13.01-G01-1-21

Resume
Frank Nørgaard ønsker udvalgsbehandling vedr. sydlig lukning af Hestefolden i Assentoft.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

Beslutning
Drøftet. Udvalget ønsker en midtvejsevaluering af vejlukningen.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Frank Nørgaard har i mail af 16. september 2021 fremsendt følgende:

"Jeg skal efter anmodning fra borgerne på Hestefolden i Assentoft bede om, at få sagen om lukning af den
sydlige ende af Hestefolden genbehandlet i MTU.

Borgernes motivation kan læses herunder.

Venlig hilsen

Frank Nørgaard
Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti

Fra: xxx
Sendt: 10. september 2021 19:33
Til: Frank Nørgaard <FN@randers.dk>
Emne: Re: Vedr. sydlig lukning af Hestefolden, Assentoft

Hej Frank,

Jeg tillader mig lige at vedhæfte vores indsigelse
og spørgsmål igen - denne skrivelse er sendt til dig, men også direkte til trafikplanlægger xx som der henvises
til i orienteringsbrevet. Vi har hverken modtaget tilbagemelding eller svar på vores spørgsmål fra xx.

Vi ønsker - med denne skrivelse - sagen genoptaget på udvalgsmøde, da vi mener, at der heri fremsættes
argumenter for, at den nordlige lukning af Hestefolden er til overvejende gene for beboerne i området
sammenholdt med vores påstand om, at lukningen ikke vil tjene sit formål - vi mener, at man med denne
beslutning blot har skubbet problemet i en anden retning i stedet for løse det (dette også til trods for, at der
efter fremsendelse af vores indsigelse er sat et par skilte op med anmodning om sænkning af hastigheden). Vi
ønsker sagen genbehandlet snarest muligt, da vi mener, at dette ikke kan afvente prøveperioden.

På forhånd tak,

Med venlig hilsen
Maria Andersen"

Anker Boje har - i tilknytning til Frank Nørgaards anmodning om udvalgsbehandling - bedt om, at sagen
vedlægges de seneste trafikanalyser / trafikmålinger samt oplysning om, hvor mange boliger der er bygget i

mailto:fn@randers.dk


området indenfor 1 km. de sidste 8 år.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Til Rds Kommune - indsigelse + anmodning om opl. d. 22.08.21 (002)

Notat - Forsøg med anden lukning af Hestefolden i Assentoft

PP-Hestefolden



Punkt 144: Udsat opstart af Trafiksikkerhedsråd

05.13.00-G01-6-19

Resume
Miljø- og teknikudvalget besluttede i januar 2020 at oprette et trafiksikkerhedsråd i Randers Kommune.

Grundet COVID19 og manglende ressourcer i forvaltningen har rådet endnu ikke været inviteret til det første
møde. Forvaltningen ønsker at udsætte rådets første møde til foråret 2022, når der er valgt et nyt byråd.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at det første møde i trafiksikkerhedsrådet afholdes i 1. kvartal 2022.

Beslutning
Godkendt.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

Lige før coronasituationen i marts 2020 sendte alle administrative medarbejdere hjem, besluttede miljø- og
teknikudvalget, at der skal nedsættes et Trafiksikkerhedsråd.

Flere har i nedlukningsperioden rykket for afholdelse af det første fysiske møde. Forvaltningen har tidligere
meddelt både byrådet, og de der rykker, at det første møde i rådet vil blive arrangeret, når det igen er muligt at
mødes fysisk.

Miljø- og teknikudvalget besluttede, at der skal deltage politikere fra hhv. miljø- og teknikudvalget samt og
børn- og skoleudvalget, ligesom ældrerådet, handicaprådet og flere interesseorganisationer skal være
repræsenteret.

Da forvaltningen er meget pressede på ressourcer lige nu, foreslås, at det første møde udsættes til 1. kvartal
2022, hvor der er valgt et nyt byråd og nye udvalgsmedlemmer.

Til det første møde skal der fremlægges en del analyser af status for trafiksikkerhed i Randers Kommune, som
forvaltningen på grund af stort arbejdspres ikke kan nå at lave i efteråret. Der bliver ansat en ny
trafikplanlægger forhåbentlig til 1. november 2021, hvorefter der vil være ressourcer til at lave analyserne.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.



Punkt 145: Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027. Endelig vedtagelse.

01.24.20-P16-1-19

Resume

Randers Fjord og Randers by er udpeget som ét af 14 risikoområder i Danmark iht. EU’s
oversvømmelsesdirektiv. Randers Kommune er derfor forpligtet til at vedtage en opdateret risikostyringsplan
senest 22. oktober 2021. Forslag til risikostyringsplan 2021-2027 har været i 6 måneders høring, og der er
indkommet 3 høringssvar.

En ny IPCC-rapport fra august 2021 peger på, at der er risiko for større og hurtigere vandspejlsstigninger end
hidtil forventet. Det giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til ændringer i Randers Kommunes strategi.
Forvaltningen vurderer, at de vigtigste værdier i Randers Kommune kan beskyttes i lang tid fremover, hvis den
nuværende strategi realiseres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til byrådet via udviklingsudvalget, miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget,

1. at forvaltningens forslag til behandling af høringssvar godkendes,

2. at Forslag til risikostyringsplan 2021-2027 endeligt godkendes,

3. at forvaltningen bemyndiges til at lave mindre justeringer og redaktionelle ændringer inden offentlig
bekendtgørelse af planen.

Beslutning fra Udviklingsudvalget, 16. september 2021, pkt. 118:

1. at indstilles godkendt.
2. at indstilles godkendt.
3. at indstilles godkendt.

Stine Eiby deltog som stedfortræder for Henning Jensen Nyhuus.

Beslutning
Indstilles godkendt med 6 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen tog forbehold.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

Med baggrund i EU’s oversvømmelsesdirektiv er Randers Fjord udpeget som ét af 14 risikoområder, der ved
store oversvømmelser kan opleve markante negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Med
udpegningen er Randers Kommune forpligtet til at arbejde for at nedbringe risikoen for skader ved stormflod
gennem en risikostyringsplan. Den første risikostyringsplan for Randers Fjord blev vedtaget i 2015. En
revideret plan for 2. planperiode 2021-2027 skal vedtages af byrådet senest den 22. oktober 2021.

 Den 7. december 2020 godkendte byrådet Forslag til risikostyringsplan 2021-2027 til offentlig høring, og
planforslaget har efterfølgende været i 6 måneders høring.

Planforslagets indhold
Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 fastsætter mål og tiltag til styring af risikoen ved stormflod langs
Randers Fjord i Randers Kommune. Der er formuleret tiltag for 4 indsatsområder med i alt 21 delområder.
Tiltagene fremgår af selve planen (bilag 1) og handlingsplanen (bilag 2). De vigtigste ændringer siden 1.
planperiode er følgende:

Indsatsområde 1: Randers, Vorup, Kristrup. Planerne om at beskytte store dele af Randers midtby til kote
3m (med Klimabåndet, Klimabroen og Storkeengen) er indskrevet i planforslaget.

Indsatsområde 2: Udbyhøj og Sødring. Beskyttelsen i Udbyhøj er forbedret siden 1. planperiode, så
risikobilledet her er nedbragt og tiltagene således tilpasset.



Indsatsområde 3: Uggelhuse, Albæk, Mellerup og Svinget. Tiltag i 2. planperiode er primært information
og kommunikation. Eventuelle anlæg skal jf. lovgivningen finansieres af dem, som drager nytte heraf.

Indsatsområde 4: Øvrige områder. Ingen tiltag.

Hele området: De vigtigste ændringer er et nyt fokus i Randers midtby på at undersøge mulighederne for
midlertidig beskyttelse frem til de permanente løsninger etableres, samt at der skal udarbejdes en
opdateret indsatsplan for oversvømmelse.

Høringssvar og ændringer
Der er i den offentlige høring modtaget 3 høringssvar. Høringssvarene kan ses på høringsportalen.
Forvaltningen gennemgår høringssvarene i bilag 3 og stiller forslag til besvarelse af disse.

Forvaltningens samlede forslag til indholdsmæssige tilpasninger af planforslaget inden endelig vedtagelse er
sammenfattet i en ændringslog i bilag 4. De foreslåede ændringer er lavet for at imødekomme bemærkninger
fra høringsfasen samt som korrektion af enkelte uklarheder og mindre, faktuelle fejl og nødvendige
opdateringer. Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er omfattet af krav om fornyet høring, da disse ikke
på væsentlig måde berører borgere eller myndigheder.

Grundlag for planen
Planforslaget er udarbejdet på baggrund af en analyse og kortlægning fra 2020-2021, som er stillet til rådighed
for Randers Kommune af Kystdirektoratet. Kortlægningen viser oversvømmelsesfaren, sårbarheder (værdier)
og den resulterende risiko. Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er sket væsentlige ændringer af
risikobilledet sammenlignet med 1. planperiode.

Kystdirektoratets kortlægning er baseret på scenariet RCP8.5, som stammer fra arbejdet med IPCC’s 5.
hovedrapport fra 2014 og er et pessimistisk ”business-as-usual”-scenarie. Med udgangspunkt heri indeholder
Forslag til risikostyringsplan 2021-2027 et beskyttelsesniveau for stormfloder op til kote 3 m (hvilket også var
niveauet i 1. planperiode). Samme beskyttelsesniveau er indarbejdet i Kommuneplan 2021 og Udviklingsplan
for Flodbyen Randers.

Nye scenarier fra IPCC
I august 2021 har IPCC offentliggjort nye scenarier i forbindelse med 6. hovedrapport. I korte træk peger den
nye hovedrapport på, at vandstandsstigninger kan ske hurtigere og blive kraftigere end tidligere forventet. For
første gang beskriver IPCC desuden ”worst case”-scenarier med markant højere forventede
vandstandsstigninger frem mod og efter år 2150.  

Det er forvaltningens vurdering, at de nye forudsigelser ikke på nuværende tidspunkt giver anledning til
ændringer i den nuværende strategi for beskyttelse af værdier i Randers Kommune. Beskyttelsesniveauet til
kote 3 m er stadig ambitiøst og vil være tilstrækkeligt i mange år. Både udviklingen og prognoserne følges nøje
af forvaltningen, ligesom supplerende tiltag løbende vurderes. Det er et vilkår i arbejdet med klimatilpasning, at
forudsigelserne om fremtiden er usikre – særligt når der kigges 100 år ud i fremtiden eller mere. Derfor har det
været et vigtigt princip i både Udviklingsplan for Flodbyen Randers og Forslag til risikostyringsplan 2021-2027,
at løsningerne skal være fleksible og robuste og kunne udvikles og udbygges over tid.

Forvaltningen har løbende fokus på, om risikoen udvikler sig hurtigere end forventet, og om det giver anledning
til yderligere tiltag for at holde risikoen på et acceptabelt niveau. Det er en naturlig og vigtig del af den løbende
opfølgning på risikostyringsplanen. Desuden deltager Randers Kommune aktivt i flere netværk for at
erfaringsudveksle og have adgang til nyeste viden om bl.a. forventninger til fremtidens klima.

Økonomi
De i planen nævnte anlægsprojekter indgår i Flodbyen Randers og finansieres derigennem som en del af
økonomimodellen. Mulighederne for medfinansiering fra Vandmiljø Randers vil blive undersøgt løbende i
relation til de enkelte anlægsprojekter. Diget i Storkeengen, som er under realisering, finansieres af Vandmiljø
Randers som en beskyttelse af deres anlæg.

Forslag til risikostyringsplan præsenterer ikke yderligere konkrete anlægsprojekter, der forventes realiseret i 2.
planperiode 2021-2027.

Bilag

Forslag til Risikostyringsplan 2021-2027

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/hoeringer/forslag-til-risikostyringsplan-2021-2027/


Handlingsplan 2. planperiode, alle områder

Behandling af høringssvar

Ændringslog risikostyringsplan



Punkt 146: Forslag til Lokalplan 727 Bevaring af Dronningborg Boulevard
4 i Randers

01.02.05-P16-8-21

Resume

Miljø- og teknikudvalget besluttede i møde den 16. november 2020, at der skulle nedlægges forbud efter §14 i
planloven mod nedrivning af Dronningborg Boulevard 4. Et forbud skal følges af lokalplan for at være
gældende.

Udviklingsudvalget har efterfølgende igangsat lokalplanlægning, som skal sikre, at ejendommen bevares.
Inden udviklingsudvalget udsender lokalplanforslaget i høring, anmodes om miljø- og teknikudvalgets
tilkendegivelse af, om §14 forbuddet ønskes opretholdt og stadfæstet gennem lokalplanlægning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget

1. at miljø- og teknikudvalget drøfter om man ønsker §14 forbuddet opretholdt og stadfæstet gennem
lokalplanlægning. 

Beslutning
Drøftet.

Udvalget besluttede, at § 14 forbuddet ikke skal opretholdes med 4 stemmer for. Imod stemte Frank Nørgaard,
Karen Lagoni og Iben Sønderup.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

På baggrund af en ansøgning om nedrivning af den bevaringsværdige bygning Dronningborg Boulevard 4,
8930 Randers NØ besluttede miljø- og teknikudvalget den 16. november 2020, at der skulle nedlægges et
forbud mod nedrivning af huset.

Forvaltningen har derefter nedlagt et §14 forbud efter planloven, hvilket betyder, at der inden for et år skal
udarbejdes et forslag til lokalplan med forbud mod nedrivning.

Udviklingsudvalget har den 11. februar 2021 igangsat planlægning for bevaring af Dronningborg Boulevard 4.

Forvaltningen har udarbejdet Forslag til Lokalplan 727, der forventes behandlet på møde i udviklingsudvalget i
møde den 28. oktober.

Lokalplanforslaget har været forelagt Regionshospitalet, som en service fordi de er grundejere. Deres
bemærkninger hertil er vedlagt som bilag 1.

Inden udviklingsudvalget udsender lokalplanforslaget i høring, anmodes om miljø- og teknikudvalgets
tilkendegivelse af, om §14 forbuddet ønskes opretholdt og stadfæstet gennem lokalplanlægning, som
beskrevet i nedenstående. Lokalplanforslaget er i bilag 2.

Miljø- og teknikudvalget besluttede i møde den 30. august 2021, at udvalget ønsker, at Bevaringsudvalget skal
komme med en fornyet udtalelse omkring bygningens bevarelse med de nyeste indkomne oplysninger.
Udvalget tager herefter stilling til sagen på ny.

Bevaringsudvalget har behandlet sagen i møde den 8. september 2021 og udtaler:
Bevaringsudvalget ønsker at fastholde sin tidligere anbefaling om bevaring af bygningen. Niels Erik
Christensen undlader at tage stilling.

Lokalplanforslaget



Lokalplanområdet er på ca. 500 m² og omfatter den tidligere direktørbolig til Regionshospitalet i Randers med
tilliggende udeareal inklusiv støttemure. Bygningen har ikke været i brug som bolig de senere år, men har
været anvendt af Regionshospitalet til andre formål. P.t. benyttes bygningen ikke. Bygningen ejes af Region
Midtjylland og ligger solitært op til Dronningborg Boulevard indenfor regionshospitalets område.

Det primære formål med lokalplanen er at sikre et forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning på
Dronningborg Boulevard 4, samt med bevarende bestemmelser at sikre, at udvendige facadeændringer sker
med respekt for bevaringsværdierne.

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af en åben-lav bolig samt erhvervs- og offentlige formål.

Lokalplanens område kan udstykkes i sin helhed.

Gældende lokalplan
Lokalplanområdet er p.t. omfattet af lokalplan 534 Udvidelse af Regionshospitalet. Lokalplan 534 vil blive aflyst
for så vidt angår nærværende lokalplans område.

Forhold til kommuneplanen
Området er i Kommuneplan 2021 omfattet af rammeområde 1.02.O.6 Sygehuset, der udlægger området til
døgninstitutioner, boligområde, daginstitutioner, offentlige formål og kontor- og serviceerhverv.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Miljøvurdering
Der skal kun gennemføres miljøvurdering, hvis planforslaget antages at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet.

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om
miljøvurdering af planer, da:

Planforslaget begrænser muligheden for nyt byggeri, fordi planen er en bevarende lokalplan.

Nyt byggeri kan kun opføres i form af mindre bygninger såsom carport eller skur.

Indenfor lokalplanens område findes der ikke udpegninger efter naturbeskyttelseslovens § 3, særlige
værdifulde landskaber m.m.

Planforslaget vil ikke medføre væsentlig mere trafik, behov for parkering, røg, støj, lugt eller lignende

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med forslag til lokalplan.

Delegation
Byrådet har besluttet, at vedtagelsen af visse planer delegeres.

Den endelige vedtagelse af lokalplanen sker i udviklingsudvalget, da der er tale om en lokalplan uden principiel
betydning.

Hvis der ikke kommer høringssvar i den offentlige høring, vil forvaltningen kunne vedtage lokalplanen endeligt.

Økonomi

Der er risiko for at taksationsmyndigheden kan forlange, at kommunen overtager bygningen, hvis ejeren kan
godtgøre, at der pga lokalplanens krav om bevaring af bygningen er et væsentligt misforhold mellem
ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og
benyttelse.

For Dronningborg Boulevard 4 er vurderingen, at der ikke er stor sandsynlighed for, at
taksationskommissionen vil kræve, at kommunen overtager bygningen, da et forbud mod nedrivning ikke vil
hindre ejerne i at anvende ejendommen som hidtil, ligesom ejendommen kun udgør en meget lille del af den
samlede ejendoms afkastningsgrad.

Manglende vedligehold og udgifter til istandsættelse medfører som udgangspunkt ikke overtagelsespligt. Det
medfører således ikke overtagelsespligt, at det bedre kan betale sig at nedrive og opføre nyt end at bevare den



eksisterende bygning.

Hvis overtagelsespligt kommer på tale ved Dronningborg Boulevard 4, vil det være, fordi udgifterne til
ombygning og istandsættelse betydeligt overskrider bygningens værdi efter disse er udført. Ud fra de
estimerede udgifter til ombygning og istandsættelse er det imidlertid forvaltningens vurdering, at der er tale om
en overkommelig istandsættelse, der står mål med ejendommens værdi.

Det er endelig forvaltningens vurdering, at prisen ved en eventuel overtagelse i så fald vil svare til en
ubebygget grund, da det vil betyde, at bygningen ikke har en værdi.

Videre proces

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Forslag til Lokalplan 727 sendes i offentlig høring i 4 uger.  

Efter høringen forelægges planforslaget til endelig vedtagelse.

Bilag

Svar på præ-høring og vurdering udarbejdet til Region Midtjylland

Forslag til lokalplan 727 Bevaring af Dronningborg Boulevard 4 i Randers WT



Punkt 147: Verdo Varme, fjernvarme til Neder Hornbæk

13.03.01-P19-12-21

Resume
Randers Kommune har modtaget et projektforslag fra Verdo Varme A/S om fjernvarmeforsyning af Neder
Hornbæk. Området er i dag primært forsynet med naturgas.

Godkendelse af projektforslaget omfatter etablering af distributionsledninger i det angivne område samt
stikledninger til fjernvarmeforsyning og deraf følgende udvidelse af Verdo Varmes forsyningsområde.

Projektforslaget indstilles til betinget godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at Randers Kommune meddeler projektgodkendelse, betinget af tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens
§ 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt
forsyningspligt. Den endelige kommunale godkendelse opnås først, efter projektet har fået tilsagn om
tilskud,

2. at den endelige projektgodkendelse meddeles administrativt, når projektet har fået tilsagn om tilskud.

Beslutning
Godkendt med 6 stemmer for. Frida Valbjørn Christensen stemte imod.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Fra den 10. januar 2021 kan fjernvarmeselskaber søge om tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen (bek. nr.
2306 af 18.12.2020). Fjernvarmepuljen giver støtte til fjernvarmeselskabers projekter, hvori der udrulles
energieffektiv fjernvarme, som erstatter individuelle olie- og gasfyr. Fjernvarmepuljen får også betydning for
den kommunale godkendelsesprocedure. Det skyldes bl.a., at fjernvarmepuljen stiller krav om, at der foreligger
et betinget projektforslag eller et godkendt projekt med vilkår om bortfald, hvis der ikke efterfølgende opnås
tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen.

Kommunens godkendelse vil således være todelt og betinget af tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4.
Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt
forsyningspligt. Den endelige kommunale godkendelse opnås først, efter at projektet har fået tilsagn om
tilskud.

Verdo Varme A/S har fremsendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Neder Hornbæk til behandling efter
de nye muligheder. Projektet omfatter etablering af distributionsledninger i det angivne område samt
stikledninger og en deraf følgende udvidelse af Verdos forsyningsområde. Projektforslaget er udarbejdet efter
gældende projektbekendtgørelse (bek. nr. 818 af 04.05.2021) og findes i bilag 1.

Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme.

Forvaltningen har vurderet projektforslaget efter varmeforsyningsloven og tilhørende projektbekendtgørelse.
Der er foretaget en konkret energimæssig, miljømæssig, selskabs- og samfundsøkonomisk vurdering af
projektforslaget. Forvaltningen vurderer, at der i projektforslaget er redegjort tilstrækkeligt for de valgte
forudsætninger, og at forudsætningerne er holdbare.

Med projektforslaget gives der mulighed for at eksisterende naturgaskunder kan tilvælge fjernvarme til
opvarmning af bygninger i området. De samfundsøkonomiske beregninger viser et overskud ved etablering af



fjernvarme frem for individuelle varmepumper på 26,7 mio. kr. (nutidsværdi over 20 år).

Ansøgninger til fjernvarmpuljen behandles efter først-til-mølle princippet hos Energistyrelsen. For at
fremskynde behandlingen af sagen har forvaltningen sendt projektforslaget i 4 ugers høring hos de berørte
parter, med frist for at fremsende eventuelle bemærkninger til forvaltningen, senest den 12. oktober 2021.
Såfremt høringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger kan Verdo Varme A/S herefter ansøge
Energistyrelsen om tilskud.

Den endelige projektgodkendelse meddeles administrativt, når projektet har fået tilsagn om tilskud fra
Energistyrelsen.

Projektforslaget er omfattet af reglerne for screening af konkrete projekter efter miljøvurderingsloven. Afgørelse
vedrørende miljøvurdering af projektet meddeles og annonceres parallelt med projektgodkendelsen.

Økonomi
Der er en kommunal ejendom beliggende i området, som kan tilsluttes fjernvarme. Konverteringen til
fjernvarme forventes at kunne laves som et energiprojekt finansieret af puljen til energiforbedrende
foranstaltninger.

Videre proces
Hvis miljø- og teknikudvalget tiltræder en betinget godkendelse af projektforslaget og Verdo Varme A/S opnår
tilsagn om tilskud fra fjernvarmepuljen, meddeler forvaltningen administrativ endelig projektgodkendelse og
træffe afgørelse vedrørende miljøvurdering.

Bilag

Projektforslag_Neder Hornbæk



Punkt 148: Frida Valbjørn Christensen anmoder om redegørelse vedr. dårlig
tilstand i Ladegårdsbækken

09.00.00-G01-7-21

Resume
Frida Valbjørn Christensen anmoder om redegørelse vedr. dårlig tilstand i Ladegårdsbækken.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

Frida Valbjørn Christensen har i mail af 25. august 2021 fremsendt følgende:

"Vedlagte artikel bedes sat på MTU-mødet d. 27/9 -21.

https://amtsavisen.dk/artikel/biolog-slår-alarm-over-forsømt-naturperle-ladegårdsbækken-er-syg-og-dårlig

På baggrund af artiklen bedes forvaltningen gøre rede for, hvilke tiltag vi kan gøre for at bækken kan komme til
at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Venlig hilsen
Frida Valbjørn Christensen
Medlem af Randers byråd
Enhedslisten"

Forvaltningen orienterer om sagen i vedhæftede notat.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Notat om Ladegårdsbækken

https://amtsavisen.dk/artikel/biolog-sl%C3%A5r-alarm-over-fors%C3%B8mt-naturperle-ladeg%C3%A5rdsb%C3%A6kken-er-syg-og-d%C3%A5rlig


Punkt 149: Frida Valbjørn Christensen anmoder om redegørelse vedr. brug
af giftstoffet PFOS i Randers Kommune

09.08.00-G01-4-21

Resume
Frida Valbjørn Christensen anmoder om redegørelse vedr. brug af giftstoffet PFOS i Randers Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Frida Valbjørn Christensen har i mail af 10. september 2021 fremsendt følgende:

?"Til direktionen med kopi til byrådet.

Det oplyses i vedhæftede artikel, at der i 145 områder i Danmark undersøges for giftstoffet PFSO. Samtidig
oplyses det, at to af områderne er beliggende i Randers Kommune.  https://www.dr.dk/nyheder/indland/145-
omraader-landet-over-bliver-gransket-farligt-giftstof?fbclid=IwAR2owz7jlnhq-
5xMBHRaMkiXNLHaRLTtww2QnqglT0GlNTlee1hAMrs1PQg

Forvaltningen bedes på næstkommende udvalgsmøde i MTU komme med en redegørelse og status for
undersøgelserne i Randers Kommune. Samtidig b3des det oplyst, hvilke områder i Randers, der undersøges
for PFSO.

Venlig hilsen

Frida Valbjørn Christensen
Medlem af Randers byråd
Enhedslisten"

Forvaltningen redegør for sagen i vedhæftede notat.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Status og igangsat indsats målrettet en beskyttelse af grundvand, overfladevand og følsom arealanvendelse i relation til
den tidligere anvendelse af det nu forbudte PFOS

https://www.dr.dk/nyheder/indland/145-omraader-landet-over-bliver-gransket-farligt-giftstof?fbclid=iwar2owz7jlnhq-5xmbhramkixnlharlttww2qnqglt0glntlee1hamrs1pqg
https://www.dr.dk/nyheder/indland/145-omraader-landet-over-bliver-gransket-farligt-giftstof?fbclid=iwar2owz7jlnhq-5xmbhramkixnlharlttww2qnqglt0glntlee1hamrs1pqg
https://www.dr.dk/nyheder/indland/145-omraader-landet-over-bliver-gransket-farligt-giftstof?fbclid=iwar2owz7jlnhq-5xmbhramkixnlharlttww2qnqglt0glntlee1hamrs1pqg


Punkt 150: Orientering om forvaltningens arbejde med "Boringsnære
beskyttelsesområder" (BNBO)

09.08.00-G01-3-20

Resume
Der er indgået en bred landspolitisk aftale om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) mod
forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Kommunen har frem til udgangen af 2022 til at gennemføre en risikovurdering og sammen med vandværkerne,
landbruget og øvrige erhverv finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider, hvor dette vurderes at
være nødvendigt.

Forvaltningen har vurderet, at der skal ske beskyttelse i de fleste boringsnære beskyttelsesområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Taget til efterretning.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
I 2019 blev der indgået en bred landspolitisk aftale om at beskytte de boringsnære beskyttelsesområder
(BNBO) mod risikoen for forurening af grundvandet fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

Forvaltningen har tidligere orienteret om opgaven på udvalgsmødet den 27. september 2020 og den 15 marts
2021 (byråd den 6. april 2021). På byrådsmødet den 6. april blev det besluttet at opgaven skal prioriteres højt
og at tilføre ressourcer til området.

Da forvaltningen nu går i gang med at gennemføre opgaven med dialogmøder med vandværker og lodsejere,
orienteres udvalget om opgaven.

Opgaven med at beskytte BNBO er opdelt i 2 faser:

Fase 1: Kommunerne har frem til udgangen af 2022 til at gennemføre en risikovurdering og sammen med
vandværkerne, landbruget og øvrige erhverv finde lokale løsninger for at stoppe brugen af pesticider.

Fase 2: Staten laver en evaluering af den kommunale indsats. Såfremt aftaleparterne vurderer, at den
kommunale indsats ikke har været tilstrækkelig har man til hensigt at indføre et generelt forbud mod
erhvervsmæssig brug af pesticider.

Staten ønsker, at kommunerne gennemfører lokale løsninger i alle BNBO inden udgangen af 2022. For
vandværker, lodsejere og kommuner er frivillige aftaler i fase 1 at foretrække. Her er der nemlig større
mulighed for at finde løsninger til gavn for begge parter.

Forvaltningen havde oprindeligt planlagt at inddrage beskyttelsen af BNBO i arbejdet med
indsatsplanlægningen - altså i forbindelse med, at der skal udarbejdes en indsatsplan for at sikre godt
drikkevand for hvert vandværk. Da arbejdet med beskyttelsen af BNBO skal være afsluttet inden udgangen af
2022 med hensyn til at indgå frivillige aftaler, vil denne opgave blive prioriteret højt - også selvom der ikke er
gang i en indsatsplan for området.

Forvaltningen vil selvfølgelig tilstræbe at have et overblik over det samlede behov for beskyttelsen i
indvindingsoplandet. Prioriteringen af BNBO-arbejdet kan betyde, at andre sager inden for
vandforsyningsområdet nedprioriteres.



Risikovurderingen
Staten har beregnet og udlagt BNBO for de 63 almene vandværker i kommunen. Forvaltningen har nu
foretaget en risikovurdering af alle de udlagte BNBO. Vurderingen er bl.a. foretaget med baggrund i følgende
forhold:

Arealanvendelsen, herunder om det er landbrug i området eller øvrige erhverv med erhvervsmæssig brug
af pesticider.

Geologi, herunder forekomsten af beskyttende lerlag.

Grundvandskemien. Grundvandets kemiske sammensætning siger noget om sårbarheden af
grundvandsressourcen.

Vandværkets planer i forhold til den nære fremtid.

Forvaltningen har nu foretaget en foreløbig vurdering af de udlagte BNBO. Resultatet er, at der skal ske
beskyttelse i de fleste BNBO. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at 49 BNBO ikke er velbeskyttede og 13 er
velbeskyttede, se bilag 1.

Forvaltningens rolle - og processen
Forvaltningen skal ud over at risikovurdere BNBO facilitere processen med at indgå frivillige aftaler. Formålet
er, at så mange vandværker som muligt indgår frivillige aftaler med lodsejerne i BNBO. Forvaltningen vil
prioritere at arbejde med de vandværker, hvor det vurderes, at mulighederne for at komme igennem med
frivillige aftaler er størst og hvor det er vigtigst at beskytte grundvandsressourcen.

Processen med BNBO-arbejdet er vist i bilag 2. Der vil blive holdt møde med Koordinationsforum, hvor
landbruget, vandværkerne og skovbruget er repræsenteret. Desuden vil risikovurderingen blive præsenteret på
møder, hvor både vandværkerne og lodsejerne er til stede.

Forvaltningens rolle er at give rammerne og baggrunden for de frivillige aftaler, men ikke at indgå direkte i
dialogen mellem vandværket og lodsejerne, eller fastsætte priser for aftalen . Med hensyn til prisfastsættelsen
vil det blive anbefalet at inddrage en landbrugskonsulent. Forvaltningen anbefaler, at der indgås varige aftaler,
som tinglyses.

Udvalget godkendte på mødet den 27. september 2020, at forvaltningen kan gøre brug af ekspropriation og
ekspropriationslignende vilkår, hvor det vurderes nødvendigt. Såfremt der kommer en konkret sag, hvor
parterne ikke kan blive enige om en aftale eller for at der kan opnås en skattemæssig fordel, vil sagen om
ekspropriation blive forelagt udvalget.

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

Bilag 1. BNBO- status (21.09.21)

Bilag 2. BNBO proces

Udvalgsmøde den 27-9-2021 BNBO



Punkt 151: Frida Valbjørn Christensen anmoder om udvalgsdrøftelse af
borgerhenvendelse vedr. Enghøjkvarterets friarealer

13.06.00-G01-2-20

Resume
Frida Valbjørn Christensen anmoder om udvalgsdrøftelse af borgerhenvendelse vedr. Enghøjkvarterets
friarealer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at sagen drøftes.

Beslutning
Drøftet.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Frida Valbjørn Christensen har i mail af 17. september 2021 fremsendt følgende:

"Forvaltningen bedes besvare Arne Kjærs henvendelse. Samtidig anmoder jeg om kopi af det tidligere svar,
der henvises til. I forlængelse heraf bedes sagen sat på næstkommende MTU-møde med henblik på en
drøftelse af de nævnte problemstillinger.

Venlig hilsen

Frida Valbjørn Christensen
Medlem af Randers byråd
Enhedslisten

Den 16. sep. 2021 kl. 20.40 skrev Arne Kjær :

Til Byrådet og Miljø - og Teknik afdelingen
Hvor havde det været opløftende at have modtaget et langt mere oplysende og kvalificeret svar ( 3.9. ) på min
mail 19.8. til Byrådet Med den faldende biodiversitet, klimakrise, coronakrise osv., kunne man da forvente en
redegørelse for hvilke intentioner og løsninger kommunen har til forbedring af naturindholdet
og det videre perspektiv fremover.

Den naturvenlige vedligeholdelse af kommunens arealer, der først er startet for nylig, batter ikke ret meget.
Kommunen skal gøre en langt mere målrettet indsats og aktivt inddrage og opfordre borgerne til at medvirke til
forbedring af naturindholdet. Jeg savner i det hele taget, at få en melding om, hvilke målsætninger indenfor
park - og miljøpolitikken kommunen har i den langsigtede planlægning og prioritering af naturens rolle i
byudviklingen og den politiske vilje til at forpligte sig. Den borgernære indsats ligger i kommunen.

Arne P. Kjær"

Økonomi
Der er ingen økonomiske konsekvenser for sagen.

Bilag

VS SV Enghøjkvarterets friarealer



Punkt 152: Tilgængelighed for blinde og svagtseende i kommunale
bygninger

00.22.02-G01-152-20

Resume
Forvaltningen har udarbejdet forslag til tiltag, der skal gøre det nemmere for svagtseende at færdes i
kommunale bygninger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til miljø- og teknikudvalget,

1. at de foreslåede tiltag udføres.

Beslutning
Godkendt.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 9. november 2020 blev det besluttet, at forvaltningen skal udarbejde en sag til miljø- og
teknikudvalget med forslag til hvilke tiltag, der kan gøre det nemmere for svagtseende at færdes i kommunale
bygninger. Byrådsbeslutning er vedhæftet.

Forvaltningen har sammen med en svagtseende gennemgået lokaliteterne ved Borgerservice i Odinsgade,
hovedindgangen ved Laksetorvet samt de borgerrettede indgange på kasernen.

På baggrund af gennemgangen har forvaltningen udarbejdet en oversigt med tiltag til forbedringer, der
umiddelbart kan iværksættes.

Ved Borgerservice kan der bl.a. etableres ledelinjer i både den udvendige og indvendige belægning. Ved
hovedindgangen på Laksetorvet kan der etableres ledelinjer i den udvendige belægning, og endelig kan bl.a.
trinforkanterne på trapperne ved de borgerrettede indgange på kasernen mærkes op og der kan etableres
ledelinjer i den udvendige belægning ved de to borgerettede elevatorer.

De foreslåede tiltag er vist mere detaljeret i vedhæftede dokument

Økonomi
Samlet vurderes tiltagene at beløbe sig til hhv. 32.500 kr. for hovedindgangen ved Laksetorvet og 45.500 kr.
ved Borgerservice i Odinsgade, som foreslås finansieret af de respektive budgetter til driftsvedligehold i
Ejendomsservice.

De foreslåede tiltag på kasernen finansieres af renoveringspuljen, som er en del af den nuværende
lejekontrakt.

Bilag

Dagsordenspunkt Forslag fra Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten, om at gøre det nemmere for svagtseende at færdes
i kommunale bygninger mv. behandlet på mødet 9. november 2020 kl. 1600 (Ar.docx

Oversigt over mulig optimering af tilgængelighed for blinde og svagtseende



Punkt 153: Sagsstyringsliste pr. 22. september 2021

00.22.04-G01-7-17

Beslutning
Taget til efterretning.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Vedlagt sagsstyringsliste pr. 22. september 2021 for miljø- og teknikudvalget til orientering.

Bilag

MTU-sagsstyringsliste_22-9-2021



Punkt 154: Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 27.
september 2021

00.22.04-G01-6-17

Beslutning
Intet særskilt at bemærke.

Henrik Leth deltog som stedfortræder for Anker Boje.

Sagsfremstilling
Gensidig orientering - Miljø- og teknikudvalgets møde den 27. september 2021.
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